12/06/2025, 17:32 Email — Jonathan Junio Marques de Paula - 5821 — Outlook

[ﬁ Outlook

RE: Diligéncia — Solicitacdo de Atestados de Capacidade Técnica — Pregao Eletronico n®
90107/2024

De Daniel Franga Ferreira da Silva <franca.daniel0101@gmail.com>
Data Qui, 12/06/2025 14:52

Para Jonathan Junio Marques de Paula - 5821 <jonathanj@sescdf.com.br>

0 1 anexo (349 KB)
CFMV - ATESTADO CAPACIDADE TECNICA - LIXEIRAS.pdf;

BOA TARDE,
Segue atestado capacidade técnica do CFMV.

Duvidas
Renato
61 98129-6468

From: Jonathan Junio Marques de Paula - 5821 <jonathanj@sescdf.com.br>

Sent: Thursday, June 12, 2025 12:19 PM

To: Daniel Franca Ferreira da Silva <franca.daniel0101@gmail.com>; Jessica Caroline dos Santos - 7754
<jessicasantos@sescdf.com.br>

Subject: RE: Diligéncia — Solicitacdo de Atestados de Capacidade Técnica — Pregdo Eletronico n? 90107/2024

Bom dia,

Retifico o n? do Pregdo para 90035/2025

Atenciosamente,

Jonathan Janio Marques de Paula
GECOMP - Nucleo de Compras
Analista de Suporte a Gestao.
CRC-DF 0024630/0-7
https://www.sescdf.com.br/
(61) 3218-9276

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKADRhNTNjYmQwWLThmYWQtNGY 1Mi1hZmY 1LTIINzZRIY2M4ZmU1NwAQAIwyibMQRGtPiGwgJeé. .. 1/2
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12/06/2025, 17:32 Email — Jonathan Junio Marques de Paula - 5821 — Outlook

De: Daniel Franga Ferreira da Silva <franca.daniel0101@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 12 de junho de 2025 09:09

Para: Jonathan Junio Marques de Paula - 5821 <jonathanj@sescdf.com.br>

Assunto: RE: Diligéncia — Solicitacdo de Atestados de Capacidade Técnica — Pregdo Eletronico n? 90107/2024

Muito bom dia,

Referente o e-mail abaixo, informo que ficamos sem entender a solicitacdo, uma vez que por se
tratar do Pregdo mencionado, nossa empresa foi desclassificada em todos os itens por esse mesmo
6rgdo. Anexo (imagem) segue status do pregdo no portal de compras.

Caso possa esclarecer o solicitado, ficamos a disposicao.
Obrigado.

Renato Santana
61 98129-6468

From: Jonathan Junio Marques de Paula - 5821 <jonathanj@sescdf.com.br>

Sent: Wednesday, June 11, 2025 9:47 PM

To: franca.daniel0101@gmail.com <franca.daniel0101@gmail.com>

Subject: Diligéncia — Solicitacdo de Atestados de Capacidade Técnica — Pregdo Eletronico n2 90107/2024

Prezado, bom dia!

Trata-se do Pregdo Eletrénico n2 90107/2024, cujo objeto € o registro de preco para aquisicdo de
coletores/contentores (lixeiras) e contéineres.

A carater de diligéncia, solicita-se que a empresa encaminhe os atestados das notas fiscais e
documentos apresentados, para comprovac¢ao do fornecimento dos itens.

Os documentos deverdo ser enviados até as 12h do dia 12/06.

Atenciosamente,

Jonathan Janio Marques de Paula
GECOMP - Nucleo de Compras
Analista de Suporte a Gestao.
CRC-DF 0024630/0-7
https://www.sescdf.com.br/
(61) 3218-9276

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKADRhNTNjYmMQWLThmYWQINGY 1Mi1hZmY1LTIINzZRIY2M4ZmU1NwAQAIwyibMQRGtPiGwgJ6...  2/2
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Servico Publico Federal
Conselho Federal de Medicina Veterinaria

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa ALIANCA DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS,
inscrita no CNPJ sob o n°® 51.443.332/0001-81, executou com éxito os servicos
de fornecimento lixeiras para a sede do Conselho Federal de Medicina
Veterinaria - CFMV.

Local da execucdo: Sede do Conselho Federal de Medicina Veterinaria -
CFMV

Endereco: SIA, Trecho 06, Lotes 130/140 — Brasilia/DF

Objeto do servico:

e Fornecimento de 06 unidades de LIXEIRA INOX COPO DESC COLET RED
24x40CM 20L MSP141

e Fornecimento de 09 unidades de LIXEIRA CINZEIRO INOX ARO INOX
24X70 25L MSP556.

Periodo de entrega: Maio de 2025

Os itens foram entregues dentro do prazo contratado, em conformidade com
as normas técnicas aplicaveis, com qualidade comprovada e sem ocorréncia

de ndo conformidades, atendendo plenamente as expectativas da contratante.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente para fins de

comprovacao de capacidade técnica, nos termos da legislacao vigente.

Brasilia-DF, 12 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente

Wb LEONARDO NAPOLI
Data: 12/06/2025 14:40:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Napoli
Gestor do Contrato
Assessor da Presidéncia
Geréncia Administrativa - GERAD
Matricula: 0638

SIA Trecho 6, Lotes 130/140, Brasilia - DF, CEP 71.205-060
CFMV Telefone: (61) 2106-0400 | WhatsApp: (61) 99643-8995

cfmv@cfmv.gov.br - www.cfmv.gov.br



muCua

Caixa de Assisténcia dos Profissionais do Crea

.SD.61.014275/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - N° 3

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA, CNPJ n° 00.509.026/0001-60, situada no enderego: SHN Quadra 04 Bloco C — Edificio
Miutua — Asa Norte - Brasilia/DF — CEP 70.704-902 ATESTA para os devidos fins que a empresa
ALIANCA DISTRIBICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 51.443.332/0001-81, estabelecida na quadra 1, lote 161,
Setor Norte Brazlandia - Brasilia- DF — CEP 72705-010, prestou os servicos de prestacdo de
fornecimento dos produtos abaixo no ano de 2025 de forma satisfatoria:

DESCRICAO DO PRODUTO
Item | Qtde | Descri¢ao do Produto Marca Valor Valor Total
Unitario
1 5 Lixeira quad. 601 ¢/ TP vai-vem Jaguar R$ 99,50 RS 497,50
marrom
2 5 Lixeira c/ pedal 40L eco Jaguar Jaguar RS 79,00 RS 395,00
3 80 Lixeira Plast. 29cm ¢/ TP vai-vem JSN R$ 28,50 | RS 2.280,00

Atestamos ainda, que os servicos de fornecimento foram executados satisfatoriamente dentro das
obrigacdes assumidas na Dispensa Eletronica n® 010/2024 firmado com a Mutua, ndo existindo fatos que
desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigacdes assumidas, servicos estes prestados pelos

colaboradores

integrantes da

Atenciosamente,

www.mutua.com.br | () 613348-0222 | SHN Quadra 4 Bloco C - Asa Norte - CEP 70704-902 - Brasilia/DF

cmpresa

supracitada.

Brasilia, 26 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente

Nayara Soares Lisboa Nascimento

Analista de Patrimodnio

muct

Caixa de Assisténcia dos Profissionais do Crea




Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco https://ged.mutua.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o c6digo abaixo para
verificar se este documento € valido.

Caodigo de verificacdo: SUJG-XCJF-V38U-5W8K

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2025 é(séo) :

Legenda: ® Aprovada @ Indeterminada @ Pendente

® Nayara Soares Lisboa Nascimento - 27/05/2025 09:41:16 (Docflow)



RECEBEMOS DE ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQU OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA N F_e
NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAQ: 24/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.172,50 DESTINATARIO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS
PROF. DA ENG ARQ AGRONOMIA - ST SHN QUADRA 4, BLOCO C, 01 - SUBSL 1 A 4 ANDAR 1 E 2 TERREO ASA NORTE BrasiliaDF NC. 000.000.176

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFI CACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR P
‘ Série 001

IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANEE
9 Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

0- ENTRADA
ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQU 1-SAIDA 1] |craveDEACESS

QUADRA QUADRA 1LOTE, 161 NC. 000.000.176 5325 0251 4433 3200 0181 5500 1000 0001 7613 4113 2739
SETOR NORTE BRAZLANDIA - 72705-010 - UUU. . — - -
Brasilia- DF Fona/Eax: 6185929817 Série Consulta de autenticidade no portgl nacional da NF‘e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
{NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
Venda de mercadoria 253250012077446 - 24/02/2025 10:58:08
INSCRI(;AO ESTADUAL INSCRI(;AO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
{ 0823381100162 51.443.332/0001-81

DESTINATARIO / REMETENTE

(D N G N S

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DA EMISSAO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOSPROF. DA ENG ARQ AGRONOMIA 00.509.026/0001-60 24/02/2025
{ENDEREQO ‘BAIRRO/ DISTRITO CEP ‘DATA DA SAIDA/ENTRADA
ST SHN QUADRA 4, BLOCO C,01- SUBSL 1A 4 ANDAR 1E 2 TERREO ASA NORTE 70704-902 24/02/2025
{M UNICIPIO ‘UF FONE/ FAX ‘ INSCRIGAO ESTADUAL ‘ HORA DA SAIDA/ENTRADA
Brasilia DF 6133480200 10:55:00
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/03/2025
Valor R$3.172,50
CALCULO DO IMPOSTO
{BASE DE CALCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS ‘ BASE DE CALC. ICMSST.  |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAGCAO _ |VALORDO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172,50
VALOR DO FRETE ‘VALOR DO SEGURO ‘ DESCONTO ‘OUTRAS DESPESAS ‘VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA }
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172,50
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF  |CNPJ/CPF
Sem Frete ‘
{ENDERE@O MUNICIPIO UF  [INSCRIGAO ESTADUAL }
{QUANTIDADE ESPECIE ‘ MARCA NUMERACGAO ‘ PESO BRUTO PESO LIQUIDO }
90
DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS ] ,
CODIGO PRODUTO DESCRIGAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH |CSOSN| CFOP | UN | QuANT | YALOR | VALOR | BCALC | VALOR | VALOR |ALIQ: |aLiq. 1Pt
| __Q60MS4 _ [LIX QUAD. 60L C/TP.VAI-VEM MARROM | 39249000| 0102 | 5102 | UN | 500[ 99,50| 49750  0,00f 0,00 10,00
| 3074 |l LIXEIRA C/ PEDAL 40L ECOJAGUAR | 39249000| 0102 | 5102 | PC | ! 500[ 79,00] 39500 0,000 000 10,00
EBOP  |LIXEIRA PLAST.20CM C/ TPVAI VEM 39229000 | 0102 | 5102 | UN 8000 2850 228000 0,00 o000 loo0|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES PARA PAGAMENTO: CONTA CORRENTE DA EMPRESA BANCO ITAU - AG: 9715, C/c: 99602-2 ***P| X:
51.443.332/0001-81***O.F.: 001/2025 / Processo Administrativo n. SD.0228/2024

Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.012,12

Impresso em 24/02/2025 as 11:04:52 NF-e emitida através do software Gest&oClick - www.gestaoclick.com.br



RECEBEMOS DE ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQU OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA N F_e
NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.382,10 DESTINATARIO: CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA VETERINARIA - TRECHO SIA TR. 06, SN - LOTES 130/140 BRASILIA Brasilia-DF NC. 000.000.195

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFI CACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR P
Série 001

IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANEE
9 Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

0- ENTRADA
ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQU 1-SAIDA 1] |craveDEACESS

QUADRA QUADRA 1LOTE, 161 N°. 000.000.195 5325 0351 4433 3200 0181 5500 1000 0001 9514 9156 4056
SETOR NORTE BRAZLANDIA - 72705-010 - UUU. R — - -
Brasilia- DF Fona/Eax: 6185929817 Série Consulta de autenticidade no portgl nacional da NF‘e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
{NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO }
Venda de mercadoria 253250017661358 - 20/03/2025 16:28:19
{INSCRI(;AO ESTADUAL INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ }
0823381100162 51.443.332/0001-81
DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL ‘CNPJ/ CPF ‘ DATA DA EMISSAO }
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 00.119.784/0001-71 20/03/2025
{ENDERE(;O ‘BAIRRO/ DISTRITO CEP ‘DATA DA SAIDA/ENTRADA }
TRECHO SIA TR. 06, SN - LOTES 130/140 BRASILIA 71205-060 20/03/2025
{M UNICIPIO ‘UF FONE/ FAX ‘INSCRICAO ESTADUAL ‘HORA DA SAIDA/ENTRADA J
Brasilia DF 6121060400 16:19:00
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2025 ‘
vaor R$ 4.382,10
CALCULO DO IMPOSTO
{BASE DE CALCULODOICMS |VALOR DO ICMS ‘ BASE DE CALC.ICMSST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAGAO  |[VALORDOPIS |VALOR TOTAL DOSPRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.382,10
VALOR DO FRETE ‘VALOR DO SEGURO ‘ DESCONTO ‘OUTRAS DESPESAS ‘VALOR TOTAL DOIPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA }
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.382,10
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF  [CNPJ/CPF
Sem Frete ‘ ‘
{ENDERE@O MUNICIPIO UF  [INSCRICAO ESTADUAL J
{QUANTIDADE ESPECIE ‘ MARCA NUMERAGAO ‘ PESO BRUTO PESO LIQUIDO }
15
DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIGOS ] ]
CODIGO PRODUTO DESCRIGAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH |CSOSN| CFOP | UN | QuANT | YALOR | VALOR | BCALC | VALOR | VALOR |ALIQ: |aLiq. 1Pt
2038600893508 [LIXEIRA INOX COPO DESC COLET RED 24x40CM 20L 73061100 | 0102 | 5102 | RL 9,00 260,90| 2.348,10 0, 00 0, 00 0, 00
MSP141
| 2080834388503 |LIXEIRA CINZEIRO INOX ARO INOX 24X 70 251 MSP556 | 73061100 | 0102 | 5102 | UN | ¢ 6,00 33900 2034000 000 00  [000|

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES PARA PAGAMENTO: CONTA CORRENTE DA EMPRESA BANCO ITAU - AG: 9715, C/c: 99602-2 PIX:

51.443.332/0001-81*** Pregao Eletronico n 90010/2024 - UASG 389185 - Autorizacao de Compran 13/2025***

Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.115,24

Impresso em 20/03/2025 as 16:28:58 NF-e emitida através do software Gest&oClick - www.gestaoclick.com.br



